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Zimbra larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br

Re: Davida quanto ao edital cultural

De : larissa vicente Ter, 28 de dez de 2021 12:45
<larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br>

Assunto : Re: Duvida quanto ao edital cultural
Para : Thiago Catelani <thiago@mcdproducoes.com.br>

Boa tarde,

Em atencao ao esclarecimento solicitado informamos que s6 havera pagamento de
caché, sem nenhuma outra despesa.

Att

Larissa

De: "Thiago Catelani" <thiago@mcdproducoes.com.br>

Para: "larissa vicente" <larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de dezembro de 2021 11:34:59
Assunto: Duvida quanto ao edital cultural

Ola Larissa tudo bem ?
Sou Thiago Catelani, produtor cultural de sdo paulo-sp.
Tenho uma duvida quanto ao edital.

A parte de transporte, alimentagdo e hospedagem da equipe é paga a parte
do cache??

Obrigado!
abs!
Thiago

De : Thiago Catelani <thiago@mcdproducoes.com.br>  Seg, 27 de dez de 2021 11:34
Assunto : Dlvida quanto ao edital cultural

Para : larissa vicente
<larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br>
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Sou Thiago Catelani, produtor cultural de sao paulo-sp.
Tenho uma duvida quanto ao edital.

A parte de transporte, alimentacao e hospedagem da equipe é paga a parte
do cache??

Obrigado!
abs!

Thiago
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